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Imprimir Fechar
De: Renata (renata@camaravarzea.sp.gov.br) Data:  Wed, 20 Jul 2022 14:05:31 -0300
Para: contato@camaravarzea.sp.gov.br
Cc: esnar@camaravarzea.sp.gov.br

Assunto:  RE: PR/9/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE/MT - 04/08/2022

Boa tarde,
Em resposta ao seu questionamento, informamos que:

Trata-se de uma operacao nova para a Camara Municipal de Varzea Paulista, pois atualmente o
auxilio alimentacao é pago aos servidores em folha de pagamento.

A intencao da Administracao é passar a efetuar o pagamento do beneficio via cartdo magnético,
nos moldes do termo de referéncia constante do Edital.

A taxa de administracdo 0% foi obtida por meio da pesquisa de propostas prévia, realizada na
fase interna da elaboracao do Edital.

Att.

Renata Cozatti
Financeiro (011) 4596-9724
Camara Municipal de Varzea Paulista

----- Original Message -----

From: contato@camaravarzea.sp.gov.br [mailto:contato@camaravarzea.sp.gov.br]

To: <renata@camaravarzea.sp.gov.br>

Cc: <esnar@camaravarzea.sp.gov.br>

Sent: Wed, 20 Jul 2022 13:58:05 -0300

Subject: FW: PR/9/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE/MT - 04/08/2022

Boa tarde,

Segue abaixo o questionamento da empresa BF Instituicdo de Pagamento Ltda a respeito do
Pregao n° 09/2022.

Att.

Camara Municipal de Varzea Paulista

Av. Ferndo Dias Paes Leme, n°® 284 - Centro Varzea Paulista - SP CEP: 13220-001
Fone: (11) 4596-9700 Fax: (11) 4596-9701

E-mail: contato@camaravarzea.sp.gov.br

Horario de Funcionamento: 9:00 as 17:00 hs.

----- Original Message -----

From: Ricardo Caldeira [mailto:ricardo.caldeira@bkbank.com.br]

To: "contato@camaravarzea.sp.gov.br" <contato@camaravarzea.sp.gov.br>

Sent: Wed, 20 Jul 2022 14:51:04 +0000

Subject: PR/9/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE/MT - 04/08/2022
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20/07/2022 14:14 Ler-
Prezados, bom dia!

Somos da empresa BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 16.814.330/0001-50, informamos que
temos o interesse em participar do Pregao Presencial 9/2022, e solicitamos as seguintes informagdes:

1. Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa € a atual fornecedora e qual a taxa aplicada? E
por qual motivo esta havendo a rescisdo do contrato?

Aguardamos retorno o mais breve possivel. Att

Ricardo Luiz Silva Caldeira
Estagiario Juridico

ricardo.caldeira@bkbank.com.br BANK
0800 9010203

www.bkbank.com.br

Esta mensagem eletrénica pode conter informacdes privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que
qualquer disseminagéo, distribuigdo ou cépia ndo autorizada é estritamente proibida. Se vocé recebeu esta mensagem indevidamente
ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e a apague de seu computador imediatamente.

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any
unauthorized dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or
accidentally, please notify the sender and delete it from your computer immediately.
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