08/06/2022 08:58 Ler-

Imprimir Fechar
De: Renata (renata@camaravarzea.sp.gov.br) Data:  Wed, 8 Jun 2022 08:50:37 -0300
Para: contato@camaravarzea.sp.gov.br
Cc: esnar@@camaravarzea.sp.gov.br, adriano@camaravarzea.sp.gov.br, shellysimon@camaravarzea.sp.gov.br,

leonardo@camaravarzea.sp.gov.br
Assunto: RE: PR/5/2022

Bom dia,

Em resposta ao seu questionamento, vimos esclarecer que, de acordo com o Termo de
Referéncia (Anexo Il do Edital), quando ha necessidade de publicar em Jornal:

"2.1) As informacdes de publicagado serdo encaminhadas por e-mail pela Camara Municipal de
Varzea Paulista, por meio do Gestor do Contrato a ser designado, com antecedéncia minima de
24 horas da impressao da edicdo semanal do jornal ou até as 17 horas do dia util anterior ao da
publicacéo;"

Sua pergunta: Se for cotagao: Resp.: O valor que a Camara Municipal ira pagar esta definido na
Ata de Registro de Precos a ser firmada com o proponente vencedor (Anexo | do Edital), itens:

"1.2 A DETENTORA devera publicar em jornal impresso e entregue semanalmente no municipio
de Varzea Paulista 5.000 (cinco mil) exemplares nas cinco regides da cidade, compreendendo
as regides norte, sul, leste, oeste e centro."

"2.2 O valor total para esta Ata de Registro de Preco de R$ ( ) para o total de 3.100
cm/coluna;

2.2.1 O valor por centimetro por coluna é de R$ ( );
Portanto, o valor a ser pago sera o valor registrado em Ata.

att.

Renata Cozatti
Financeiro (011) 4596-9724
Camara Municipal de Varzea Paulista

----- Original Message -----

From: contato@camaravarzea.sp.gov.br [mailto:contato@camaravarzea.sp.gov.br]
To: <renata@camaravarzea.sp.gov.br>

Cc: esnar@@camaravarzea.sp.gov.br

Sent: Tue, 7 Jun 2022 14:27:44 -0300

Subject: FW: PR/5/2022

----- Original Message -----

From: Silvia Ribeiro [mailto:silvia@phabrica.com.br]
To: <contato@camaravarzea.sp.gov.br>

Sent: Thu, 2 Jun 2022 11:06:14 -0300

Subject: PR/5/2022

A

Camara Municipal de Varzea Paulista
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Somos uma agéncia de publicidade

Verifiquei que vai Haver uma licitagdo PR/5/2022

Objeto CONTR~ATAQAO DE PRESTADORA DE SERVICOS PARA PUBLICACOES EM JORNAIS IMPRESSOS DOS ATOS DA
ADMINISTRACAO ¢é para jornal regional

Solicito uma informagéo : como vocés procedem quando tem que fazer publicagdo em jornal de grande ciruculagéo?

Se for cotagéo

Segue abaixo apresentagéo da agéncia Phabrica para sua apreciacao
Segue anexo nosso CAUFESP
Qualquer duvida estamos a disposigao

Obrigada

"i'\;-n -.' 1ro
atendimento@phabrica.com.br
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A Phabrica de Produgbes € uma agéncia de publicidade com expertise em publicacéo de atas, avisos, balancos, editais e afins
com conhecimento global das midias de Sdo Paulo e do pais, além das publicagdes nos Diarios oficiais do Estado e da Unido.

Damos todo suporte e assessoria necessaria como:
- Envio por e-mail da pagina em PDF com sua publicagé@o para seu controle,
- Envio da pagina da publicacédo pelo correio para arquivo,

- Otimizagéo de espaco dentro dos padrées da ANJ (Associacao Nacional de Jornais) rentabilizando o custo da veiculagao.

Em sua préxima publicagdo FACA UM ORCAMENTO SEM COMPROMISSO. Vocé nao vai se arrepender.

Favor enviar o anexo em word de sua matéria para:atendimento@phabrica.com.br

Em poucos minutos responderemos seu email com o orgamento de sua publicagéo.
Para mais informacdes ligue para (11) 3721-0700 e fale com Débora | Silvia | Roseli.

Atenciosamente,

PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP. PUBLIC. LTDA
Rua Dias Vieira,132 Vila Sonia Sao Paulo SP CEP 05632-090
CNPJ: 00.662.315/0001-02 IE: isento

www.phabrica.com.br
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Objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATOS OFICIAIS.

Obs. Nao localizei no site da prefeitura

Silvia Ribeiro

4251
[l | atendimento@phabrica.com.br
|| PAEBX: 11 3721-0700

www.phabrica.com.br
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