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Imprimir Fechar
De: Renata (renata@camaravarzea.sp.gov.br) Data: Tue, 2 Aug 2022 08:19:41 -0300
Para: adm@megavalecard.com.br
Cc: esnar@camaravarzea.sp.gov.br

Assunto:  RE: Pregdo Presencial n® 09/2022

Bom dia,
Referente ao seu questionamento, informamos que:

Trata-se de uma operacao nova para a Camara Municipal de Varzea Paulista, pois atualmente o
auxilio alimentacao é pago aos servidores em folha de pagamento. A intengao da Administracao
€ passar a efetuar o pagamento do beneficio via cartdo magnético, nos moldes do termo de
referéncia constante do Edital.

A taxa de administracdo 0% foi obtida por meio da pesquisa de propostas prévia, realizada na
fase interna da elaboracao do Edital.

Att.

Renata Cozatti
Financeiro (011) 4596-9724
Cadmara Municipal de Varzea Paulista

----- Original Message -----

From: contato@camaravarzea.sp.gov.br [mailto:contato@camaravarzea.sp.gov.br]
To: <renata@camaravarzea.sp.gov.br>

Cc: esnar@camaravarzea.sp.gov.br

Sent: Mon, 1 Aug 2022 17:42:35 -0300

Subject: FW: Pregao Presencial n° 09/2022

Boa tarde,

Segue abaixo o questionamento da representante da empresa MEGA VALE CARD a respeito do
Pregao Presencial n® 09/2022.

Att.

Esnar Ribeiro de Menezes Junior

Camara Municipal de Varzea Paulista

Av. Ferndo Dias Paes Leme, n°® 284 - Centro Varzea Paulista - SP CEP: 13220-001
Fone: (11) 4596-9700 Fax: (11) 4596-9701

E-mail: contato@camaravarzea.sp.gov.br

Horario de Funcionamento: 9:00 as 17:00 hs.

----- Original Message -----

From: adm@megavalecard.com.br [mailto:adm@megavalecard.com.br]
To: <contato@camaravarzea.sp.gov.br>

Sent: Mon, 1 Aug 2022 15:03:27 -0300

Subject: Pregdo Presencial n® 09/2022

Prezados, boa tarde!
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Tendo em vista pregao presencial a realizar-se no préximo dia 04/08 e em cumprimento ao
direito da LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Regula o acesso a informagdes previsto no inciso XXXIIl do art. 5°, no inciso Il do § 3°, que
dispde " FORMALIZACAO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMACOES" Venho solicitar em
tempo habil o seguinte:

- Qual é a empresa atual que detém o contrato de fornecimento dos cartdes;

- Qual é a taxa em vigéncia;

No aguardo.

At.te

AMELISE MORAIS
LICITACAD

™ 17) 99622-1657
@ (1) 3504-0770

& adm@imegavalecard.com.br
& www.megavalecardcom.br @ B O O
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